
8 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 3 25 1090 1381 4331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,78 7,73 9,20 5,83 3,92 4,53 7,07 2,79 6,14 5,17 4,25 3,75 9,22 8,86 6,27 10,46 8,73 7,55 49,53 36,28 37,44 0,000

Okul Ortalaması 12,72 6,88 10,43 6,24 3,60 5,04 7,36 2,60 6,49 4,88 4,16 3,49 9,04 8,20 6,31 8,88 9,36 5,76 49,12 34,80 37,52 0,000

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 216 NURHAYAT ALAY 8 16 3 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 0 8,00 8 7 5,67 12 5 10,33 59 20 52,33 388,957 1345



8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 3 25 1090 1381 4331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,78 7,73 9,20 5,83 3,92 4,53 7,07 2,79 6,14 5,17 4,25 3,75 9,22 8,86 6,27 10,46 8,73 7,55 49,53 36,28 37,44 0,000

Okul Ortalaması 12,72 6,88 10,43 6,24 3,60 5,04 7,36 2,60 6,49 4,88 4,16 3,49 9,04 8,20 6,31 8,88 9,36 5,76 49,12 34,80 37,52 0,000

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 208 HAMZA AKSİN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 2 15,33 20 0 20,00 83 5 81,33 625,353 156

2 204 EREN BERDİBEK 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 8 12 4,00 61 29 51,34 370,307 1455

3 103 AHMET DİRİK 8A 10 9 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 2 4,33 11 8 8,33 10 10 6,67 51 34 39,67 287,863 1953

4 211 SAMET BURAL 8A 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 5 1,33 7 10 3,67 10 9 7,00 46 38 33,34 255,180 2154

5 206 HAKAN ANŞİN 8A 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 0 2,00 12 8 9,33 8 12 4,00 42 40 28,66 233,387 2345

6 217 MUHAMMED TAMAÇ 8A 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 44 46 28,66 189,893 2643

7 40 HASAN DERVİŞOĞLU 8A 12 8 9,33 5 4 3,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 8 4,33 4 13 -0,33 39 42 25,00 178,983 2730

8 106 ÖMER FARUK GELEN 8A 12 8 9,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 38 52 20,67 164,960 2856

9 43 ONURÇETİN 8A 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 4 0,67 5 13 0,67 7 11 3,33 36 41 22,34 161,870 2871

10 101 ABDULKADİR GE* 8A 11 8 8,33 6 1 5,67 6 3 5,00 4 4 2,67 2 3 1,00 29 19 22,67 149,447 2961

11 203 ENES ÖZEK 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 10 4,67 5 15 0,00 33 55 14,67 108,980 3317

12 102 SAME  CANLI 8A 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 3 15 -2,00 33 55 14,67 96,553 3403

13 210 YUSUF BÜRKÜK 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 32 58 12,66 96,533 3412

14 37 ÖMER ŞERİF YENER 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 7 13 2,67 31 59 11,34 96,520 3425

15 214 RECEP BALAT 8A 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 20 70 -3,34

16 32 MAHMUT   DAVRAN 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 16 -4,33 2 17 -3,67 17 69 -6,00



8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 3 25 1090 1381 4331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,78 7,73 9,20 5,83 3,92 4,53 7,07 2,79 6,14 5,17 4,25 3,75 9,22 8,86 6,27 10,46 8,73 7,55 49,53 36,28 37,44 0,000

Okul Ortalaması 12,72 6,88 10,43 6,24 3,60 5,04 7,36 2,60 6,49 4,88 4,16 3,49 9,04 8,20 6,31 8,88 9,36 5,76 49,12 34,80 37,52 0,000

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 209 ZELAL BOZABA 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 0 18,00 18 2 17,33 86 2 85,33 656,460 59

2 201 ELİF * ÇKÜN 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 85 4 83,67 640,910 103

3 202 ELİFNUR BUĞU 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 3 12,00 19 0 19,00 81 4 79,67 603,590 225

4 205 ESMA GÜLTEKİN 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 3 14,00 12 6 10,00 70 16 64,68 482,280 804

5 213 REYHANBÜRKEK 8B 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 16 2 15,33 11 9 8,00 68 20 61,33 451,180 976

6 0 MERYEM AKTAŞ 8B 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 9 5,00 11 9 8,00 60 27 51,00 379,623 1412

7 215 RAVZA KAYAOKAY 8B 12 6 10,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 4 1,67 7 4 5,67 8 9 5,00 42 31 31,67 244,290 2238

8 212 RÜMEYSA ÖNV* 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 3 7 0,67 6 11 2,33 3 6 1,00 42 34 30,67 214,767 2455
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