
7 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 39 1126 1327 2855

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,58 6,99 10,25 6,51 3,26 5,43 6,96 2,86 6,01 5,17 4,27 3,74 9,13 8,99 6,13 9,73 9,42 6,59 50,08 35,79 38,15 0,000

Okul Ortalaması 11,85 7,38 9,38 6,44 3,46 5,28 6,15 3,69 4,92 3,97 4,87 2,35 9,05 9,26 5,97 8,62 10,72 5,04 46,08 39,38 32,94 0,000

SINIF: 7

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP KAYMAZ 7 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 0 1,00 9 8 6,33 8 12 4,00 39 39 26,00 188,313 1894

2 179 NİSANUR GÖNÜL 7 9 6 7,00 8 2 7,33 7 2 6,33 1 7 -1,33 8 5 6,33 3 16 -2,33 36 38 23,33 160,327 2034



7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 39 1126 1327 2855

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,58 6,99 10,25 6,51 3,26 5,43 6,96 2,86 6,01 5,17 4,27 3,74 9,13 8,99 6,13 9,73 9,42 6,59 50,08 35,79 38,15 0,000

Okul Ortalaması 11,85 7,38 9,38 6,44 3,46 5,28 6,15 3,69 4,92 3,97 4,87 2,35 9,05 9,26 5,97 8,62 10,72 5,04 46,08 39,38 32,94 0,000

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 163 ENES VERGİ 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 81 9 78,00 619,107 49

2 176 TAHAYASİN AKSİN 7A 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 13 2 12,33 16 4 14,67 65 20 58,34 448,043 579

3 175 TOPRAK BERKE AĞIRBAŞ 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 15 5 13,33 64 26 55,33 420,053 725

4 24 MUSA GÜNGÖR 7A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 7 7,67 13 7 10,67 63 24 55,01 398,303 829

5 150 ABDULVAHİD KURKUTATA 7A 14 6 12,00 9 0 9,00 7 3 6,00 4 5 2,33 11 6 9,00 14 6 12,00 59 26 50,33 388,937 881

6 174 UMUT ERTEM 7A 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 13 7 10,67 61 29 51,33 382,733 902

7 162 KADİR GÜLTEKİN 7A 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 6 2,00 10 10 6,67 13 7 10,67 61 29 51,34 376,520 921

8 39 MUHAMMED SAİD ZOROĞLU 7A 15 4 13,67 6 3 5,00 6 3 5,00 4 3 3,00 13 5 11,33 9 9 6,00 53 27 44,00 350,040 1066

9 171 YUSUF ALİ KORKULU 7A 1 2 0,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 12 2 11,33 15 5 13,33 53 14 48,32 342,317 1089

10 159 ENES BAĞIŞIK 7A 11 8 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 15 5 13,33 10 10 6,67 55 34 43,66 336,057 1133

11 182 MERTCAN  YILMAZ 7A 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 11 8 8,33 8 11 4,33 48 40 34,66 276,940 1445

12 110 EMRULLA DURUMLUU 7A 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 9 11 5,33 9 11 5,33 48 42 33,98 252,080 1557

13 172 YUSUF BERDİBEK 7A 11 9 8,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 14 6 12,00 9 10 5,67 43 46 27,66 248,910 1577

14 186 MUHAMMED BÖÇKÜN 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 4 16 -1,33 43 47 27,34 208,520 1792

15 104 ÖMER GÜRTEKİ N 7A 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 6 -1,00 12 8 9,33 7 13 2,67 40 47 24,33 206,937 1800

16 173 UMUT KORKULU 7A 15 4 13,67 7 2 6,33 6 1 5,67 3 4 1,67 4 14 -0,67 5 11 1,33 40 36 28,00 197,653 1841

17 181 MUSA YANILMAZ 7A 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 11 9 8,00 4 16 -1,33 43 47 27,35 189,880 1877

18 222 HÜSEYİN  KILIÇARLAN 7A 11 9 8,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 37 53 19,32 152,520 2075

19 229 ABDULSELAM GÜNGÖR 7A 10 10 6,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 10 10 6,67 6 14 1,33 33 57 14,00 133,827 2162

20 185 HAMZA ANŞİN 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 5 4 3,67 0 7 -2,33 4 14 -0,67 8 11 4,33 34 49 17,67 130,757 2169

21 153 BERAT BAYŞU 7A 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 13 2,67 5 15 0,00 35 55 16,68 102,787 2285

22 105 ÇAĞRIBERK 7A 12 8 9,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,33 102,733 2295

23 166 ENES BAYŞU N 7A 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 13 -1,33 5 14 0,33 33 52 15,68 99,670 2303

24 115 DAVUT BURKAY 7A 12 8 9,33 0 10 -3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 29 61 8,67 71,640 2429

25 76254 BİLAL  TUMA 7A 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 21 69 -1,99



7B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 39 1126 1327 2855

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,58 6,99 10,25 6,51 3,26 5,43 6,96 2,86 6,01 5,17 4,27 3,74 9,13 8,99 6,13 9,73 9,42 6,59 50,08 35,79 38,15 0,000

Okul Ortalaması 11,85 7,38 9,38 6,44 3,46 5,28 6,15 3,69 4,92 3,97 4,87 2,35 9,05 9,26 5,97 8,62 10,72 5,04 46,08 39,38 32,94 0,000

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 87 ŞEVVAL DİNÇERLER 7B 12 5 10,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 14 0 14,00 16 4 14,67 69 12 65,00 485,390 402

2 165 İSRANUR KIRÇEÇEK 7B 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 9 7,00 13 7 10,67 59 30 49,00 373,390 947

3 157 ZEYNEP YANILMAZ 7B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 12 6 10,00 10 9 7,00 59 28 49,66 367,183 976

4 156 EBRAR BÖÇKÜN 7B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 8 7,33 9 11 5,33 54 34 42,66 314,300 1247

5 12 ALEYNA ARTAN 7B 17 2 16,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 12 4,00 7 13 2,67 54 35 42,33 304,977 1300

6 164 İNCİLAY BEROJE 7B 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 0 2 -0,67 6 11 2,33 11 7 8,67 41 36 29,00 236,497 1646

7 177 SEMANUR BURAL 7B 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 8 5 6,33 7 12 3,00 38 42 24,00 192,953 1871

8 154 BERFİNKORKUT 7B 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 5 15 0,00 44 46 28,66 183,680 1912

9 220000 ZİNE ARALİ 7B 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 7 12 3,00 37 52 19,66 168,057 2002

10 158 ESMA TAŞKESEN 7B 12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 11 2,33 35 52 17,66 130,757 2169

11 27 MERYEM OYUNLU 7B 11 8 8,33 5 4 3,67 3 7 0,67 5 4 3,67 4 13 -0,33 5 14 0,33 33 50 16,34 115,210 2243

12 170 ZEYNEP BUZUNOĞLU 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 10 2,67 2 12 -2,00 26 44 11,34 68,560 2440
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