
6 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 94 1836 2116 4003

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,09 9,32 6,98 6,57 3,18 5,51 4,96 4,81 3,36 5,30 4,18 3,90 8,64 9,72 5,40 10,60 8,40 7,80 46,16 39,61 32,95 0,000

Okul Ortalaması 9,00 10,39 5,54 5,76 3,99 4,43 4,78 4,93 3,13 4,12 5,18 2,39 6,63 11,45 2,81 7,86 10,29 4,43 38,15 46,23 22,73 0,000

SINIF: 6

KATILIMLAR

1 57 ABDURRAHMAN GÜNÖ R 6 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 10 9 7,00 6 14 1,33 40 49 23,67 186,737 2277

2 53 MEDİNE ÜNLÜ 6 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 11 4,33 7 13 2,67 30 59 10,34 80,977 3140



6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 94 1836 2116 4003

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,09 9,32 6,98 6,57 3,18 5,51 4,96 4,81 3,36 5,30 4,18 3,90 8,64 9,72 5,40 10,60 8,40 7,80 46,16 39,61 32,95 0,000

Okul Ortalaması 9,00 10,39 5,54 5,76 3,99 4,43 4,78 4,93 3,13 4,12 5,18 2,39 6,63 11,45 2,81 7,86 10,29 4,43 38,15 46,23 22,73 0,000

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 61 BAYRAM AKINCI 6A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 6 12,00 18 2 17,33 73 17 67,34 507,160 352

2 58 AHMET TOKUŞ 6A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 13 4 11,67 12 5 10,33 67 17 61,33 463,607 552

3 76 ATİK TUNÇ 6A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 14 5 12,33 15 5 13,33 66 23 58,33 454,257 601

4 241 UĞURCAN BEKÇİ 6A 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 6 11,00 13 7 10,67 66 23 58,34 429,403 724

5 77 MUHAMEDEMİN KAYAOKAY 6A 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 15 5 13,33 50 40 36,66 308,027 1432

6 0 BOTAN AYDIN 6A 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 7 13 2,67 16 4 14,67 49 41 35,35 283,160 1578

7 83 ÖMER GÖNÜL 6A 12 8 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 13 1,67 9 11 5,33 45 44 30,32 217,870 2024

8 82 OZAN ÇAĞLAYAN 6A 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 3 5,00 10 10 6,67 36 43 21,67 174,290 2374

9 81 ONUR ÇAĞLAYAN 6A 9 11 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 14 1,33 37 33 25,99 152,587 2531

10 62 CİVAN BERÜ 6A 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 10 10 6,67 6 14 1,33 37 53 19,33 146,307 2586

11 98 MUSTAFA TAHA BAYLAS 6A 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 8 12 4,00 37 53 19,33 146,307 2586

12 72 İSMAİL BİLDİK 6A 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 8 11 4,33 33 36 20,99 143,217 2605

13 59 ALİ BAYANTEMUR 6A 8 12 4,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 9 2,00 34 30 24,00 140,140 2618

14 55 KADİR KOLAK 6A 7 13 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 33 57 14,00 90,333 3048

15 84 SAMED KATMIŞ 6A 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 15 -1,00 8 12 4,00 32 57 13,00 87,217 3078

16 64 ENES KITAY 6A 5 15 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 14,00 84,120 3093

17 234 VEYSEL TOSUN 6A 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 8 -1,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 32 57 13,00 79,450 3146

18 71 HÜSEYİN  DEĞİŞ GEÇ 6A 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 4 8 1,33 28 54 10,00 65,440 3260

19 85 YUSUF KARINÇU 6A 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 5 15 0,00 29 61 8,66 40,573 3457

20 227 MUHAMED      BAYAR 6A 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 9 0,00 8 10 4,67 23 57 4,00 40,527 3485

21 14 BARAN İSMAİRAT 6A 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 26 64 4,67 34,320 3515

22 0 ÖMER ALAKUŞTEKİN 6A 1 19 -5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 3 17 -2,67 15 75 -10,00



6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 94 1836 2116 4003

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,09 9,32 6,98 6,57 3,18 5,51 4,96 4,81 3,36 5,30 4,18 3,90 8,64 9,72 5,40 10,60 8,40 7,80 46,16 39,61 32,95 0,000

Okul Ortalaması 9,00 10,39 5,54 5,76 3,99 4,43 4,78 4,93 3,13 4,12 5,18 2,39 6,63 11,45 2,81 7,86 10,29 4,43 38,15 46,23 22,73 0,000

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 113 ESİN TANİN 6B 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 13 6 11,00 15 5 13,33 66 23 58,33 429,403 724

2 109 BERFİN YÖNDEŞ 6B 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 12 4,00 12 5 10,33 62 25 53,66 392,077 924

3 21 HİRANUR BARMAN 6B 12 8 9,33 8 0 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 6 9,00 11 7 8,67 58 25 49,66 357,863 1113

4 23 NİSA NUR DAĞISTANLI 6B 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 8 7,33 10 10 6,67 57 31 46,67 320,553 1334

5 96 ZEHRAGÜL BAYLAS 6B 11 8 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 11 7 8,67 10 10 6,67 54 32 43,33 312,753 1387

6 231 EYME  TURHAN 6B 12 5 10,33 10 0 10,00 6 3 5,00 6 3 5,00 8 5 6,33 8 7 5,67 50 23 42,33 301,870 1452

7 38 HATİCE  KARAKÖSE 6B 10 8 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 9 6,00 8 12 4,00 52 33 41,00 272,343 1643

8 44 NİDANUR KURTARAN 6B 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 9 5,00 12 8 9,33 49 38 36,32 255,210 1770

9 15 EYLÜL DEMİR 6B 11 6 9,00 9 0 9,00 2 5 0,33 3 5 1,33 8 8 5,33 9 8 6,33 42 32 31,32 242,733 1855

10 233 ŞEVAL AYTUNÇ 6B 7 8 4,33 8 1 7,67 6 3 5,00 1 0 1,00 6 7 3,67 11 2 10,33 39 21 32,00 234,973 1901

11 95 SILA BAYRİ 6B 10 8 7,33 7 2 6,33 5 4 3,67 3 4 1,67 5 6 3,00 8 9 5,00 38 33 27,00 197,643 2177

12 25 SURE ÖTEN 6B 9 11 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 9 11 5,33 45 45 29,99 196,120 2186

13 223 HİRANUR   UÇAK 6B 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 14 0,33 7 10 3,67 43 41 29,33 189,900 2242

14 19 MERYEM BARMAN 6B 8 11 4,33 7 1 6,67 5 3 4,00 6 2 5,33 6 9 3,00 8 9 5,00 40 35 28,33 189,890 2243

15 221 İCLAL AYRANCI 6B 11 5 9,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 4 0,67 5 9 2,00 8 9 5,00 32 41 18,33 161,830 2470

16 34 EBRAR SAL AN 6B 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 38 52 20,66 158,747 2491

17 13 HÜMEYRA KARABACAK 6B 9 10 5,67 5 4 3,67 6 3 5,00 5 4 3,67 4 14 -0,67 7 7 4,67 36 42 22,01 147,887 2575

18 29 6B 7 13 2,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 14 -0,67 8 11 4,33 39 48 22,99 137,023 2655

19 133 DUYGU BEZEKÇİ 6B 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 13 -0,33 10 10 6,67 36 51 19,00 124,557 2763

20 48 ŞEYMANUR OMUR 6B 9 9 6,00 8 2 7,33 0 9 -3,00 3 3 2,00 8 8 5,33 1 16 -4,33 29 47 13,33 94,987 3026

21 22 NEVİM BEROJE 6B 5 12 1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 13 0,67 8 12 4,00 32 53 14,34 93,443 3031

22 160 GÜNEŞ BEZEKÇİ 6B 8 11 4,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 8 2,33 3 15 -2,00 25 55 6,66 52,980 3369

23 49 YELDA AKBANA 6B 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 27 63 6,00 28,120 3567

24 30 BERFİN GÖÇÜNCÜ 6B 5 14 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 15 -1,00 22 66 -0,00

25 0 MERYEM AKIN 6B 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 6 -1,00 3 15 -2,00 6 11 2,33 18 64 -3,34

26 170000 FATMAM ERY Y E AKASU 6B 4 15 -1,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 72 -7,00



6C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 94 1836 2116 4003

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,09 9,32 6,98 6,57 3,18 5,51 4,96 4,81 3,36 5,30 4,18 3,90 8,64 9,72 5,40 10,60 8,40 7,80 46,16 39,61 32,95 0,000

Okul Ortalaması 9,00 10,39 5,54 5,76 3,99 4,43 4,78 4,93 3,13 4,12 5,18 2,39 6,63 11,45 2,81 7,86 10,29 4,43 38,15 46,23 22,73 0,000

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 40 MELİSA ELBEY 6C 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 10 6,67 16 4 14,67 56 34 44,68 351,600 1162

2 16 EZGİ NUR SÜSLÜ 6C 14 5 12,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 4 3,67 11 8 8,33 12 8 9,33 53 34 41,66 334,483 1258

3 90 MERYEM GÜNGÖR 6C 10 8 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 8 8 5,33 14 3 13,00 51 29 41,33 312,733 1388

4 50 ZEYNEP BÜTÜN 6C 10 9 7,00 7 3 6,00 6 3 5,00 7 2 6,33 8 9 5,00 11 7 8,67 49 33 38,00 273,867 1634

5 54 ELİF DUHA DANIŞ 6C 14 4 12,67 8 1 7,67 7 2 6,33 4 5 2,33 7 11 3,33 7 12 3,00 47 35 35,33 253,647 1780

6 78 RUMEYSA ÖTEN 6C 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 7 5,67 10 10 6,67 47 38 34,35 248,977 1809

7 114 SONGÜL ÇATKIN 6C 11 5 9,33 4 3 3,00 1 6 -1,00 2 8 -0,67 9 4 7,67 7 11 3,33 34 37 21,66 196,037 2227

8 11 AZRA KİŞİ 6C 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 2 3,33 4 7 1,67 8 11 4,33 38 38 25,33 177,433 2339

9 31 BEYZA BOR 6C 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 9 11 5,33 39 51 21,99 164,973 2439

10 86 ZEYNEP HANSA BOLLUK 6C 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 13 2,67 7 13 2,67 39 51 22,01 158,760 2481

11 99 ŞÜHEDA NUR AZAK 6C 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 10 10 6,67 37 53 19,34 152,520 2545

12 94 ŞURA ALPAYA 6C 10 9 7,00 3 5 1,33 4 5 2,33 3 5 1,33 7 8 4,33 6 14 1,33 33 46 17,65 141,630 2615

13 47 SÜREYYA YILMAZ 6C 10 9 7,00 5 3 4,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 15 -1,00 8 12 4,00 36 50 19,33 136,987 2659

14 225 BAHAR VURAL 6C 10 9 7,00 7 2 6,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 11 1,33 4 5 2,33 32 40 18,66 136,980 2661

15 91 SEMANUR DEMİR 6C 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 10 10 6,67 33 57 14,00 133,827 2697

16 51 ZEYNEP KAAN 6C 12 7 9,67 2 6 0,00 3 3 2,00 2 2 1,33 3 4 1,67 22 22 14,67 127,620 2753

17 89 BEYZNUR  KANDU 6C 10 9 7,00 7 2 6,33 1 9 -2,00 4 5 2,33 4 13 -0,33 7 11 3,33 33 49 16,66 124,533 2768

18 35 EDANU  TUĞA 6C 7 13 2,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 29 49 12,66 84,107 3097

19 33 DİLARA GÖÇÜNCÜ 6C 6 13 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 30 59 10,34 74,763 3193

20 18 HELEN ÜZER 6C 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 3 17 -2,67 32 58 12,67 71,680 3208

21 120 CANSU ÜZER 6C 4 10 0,67 6 2 5,33 5 5 3,33 4 12 0,00 6 11 2,33 25 40 11,66 68,563 3244

22 226 ZEYNEP KORKUTATA 6C 9 10 5,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 1 13 -3,33 27 56 8,34 43,677 3443

23 239 KADER BEZEKÇİ 6C 8 11 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 16 -2,33 22 56 3,33 37,413 3501

24 224 ELİF CEREN ORTAÇ 6C 7 13 2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 23 67 0,67 15,640 3656



6D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 94 1836 2116 4003

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,09 9,32 6,98 6,57 3,18 5,51 4,96 4,81 3,36 5,30 4,18 3,90 8,64 9,72 5,40 10,60 8,40 7,80 46,16 39,61 32,95 0,000

Okul Ortalaması 9,00 10,39 5,54 5,76 3,99 4,43 4,78 4,93 3,13 4,12 5,18 2,39 6,63 11,45 2,81 7,86 10,29 4,43 38,15 46,23 22,73 0,000

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 143 GANİBELGİN 6D 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 10 6,67 12 6 10,00 54 34 42,68 326,727 1306

2 28 MUSAB UMER DERE 6D 8 12 4,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 10 10 6,67 15 5 13,33 52 38 39,33 295,627 1501

3 100 SAMET GÜR TKİN 6D 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 7 13 2,67 50 40 36,67 264,533 1698

4 235 YADİNKKILIÇ 6D 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 10 10 6,67 9 11 5,33 49 41 35,33 264,520 1704

5 74 ZÜLKÜF BUDUNOĞL U 6D 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 7 0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 50 40 36,67 258,320 1740

6 68 FURKAN SEKİN 6D 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 9 11 5,33 10 10 6,67 44 46 28,67 227,173 1967

7 63 ENES BAYUTUŞ 6D 11 9 8,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 14 1,33 12 8 9,33 43 47 27,33 214,733 2055

8 97 MUDDESİR ZENGİN 6D 7 12 3,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 15 5 13,33 44 45 29,00 205,430 2114

9 79 MUSAB YILMAZ 6D 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 11 9 8,00 5 15 0,00 40 50 23,33 164,987 2432

10 73 MALİKEŞTER SEÇKİN 6D 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 37 53 19,34 127,667 2725

11 56 ABDULSAMET KARUÇU 6D 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 10 10 6,67 33 57 14,01 115,187 2854

12 228 SALMAN ARALİ 6D 7 13 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 34 56 15,34 108,987 2896

13 0 YASİN BÜLBÜL 6D 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 15 -1,00 6 14 1,33 28 61 7,67 68,523 3249

14 257 SÜLEYMANTEK 6D 7 13 2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 28 62 7,33 52,987 3356

15 36 HAMZA SİNEN 6D 5 15 0,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 13 1,67 4 16 -1,33 29 60 9,01 43,683 3441

16 230 AYETULLAH TEZEL 6D 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 26 64 4,65 34,320 3515

17 75 MUHAMMED ALAKUŞTEKİN 6D 6 14 1,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 23 66 1,00 10,983 3672

18 69 HAMZA BAYINDIR 6D 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00

19 65 ENSAR ÇAĞLAYAN 6D 8 12 4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 19 -5,33 5 15 0,00 21 69 -2,00

20 66 FIRAT KILIÇ 6D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 0 9 -3,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 15 74 -9,67
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