
5 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 66 1252 1394 2818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,28 7,43 9,80 5,83 4,00 4,49 5,80 4,02 4,46 4,77 4,82 3,17 9,48 9,48 6,32 9,97 9,21 6,90 48,13 38,96 35,14 0,000

Okul Ortalaması 10,45 8,46 7,63 4,95 4,45 3,47 5,57 3,85 4,29 3,22 5,46 1,39 7,77 9,52 4,60 7,37 10,46 3,88 39,33 42,20 25,26 0,000

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 45 SALİHA  BALAT 5 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 5 5 3,33 14 6 12,00 56 23 48,33 353,190 880

2 128 DERYA KARAARSLAN 5 12 8 9,33 5 4 3,67 9 0 9,00 5 4 3,67 4 4 2,67 35 20 28,34 188,337 1843

3 122 BEYZA GENÇ 5 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 36 54 18,00 140,080 2067



5A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 66 1252 1394 2818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,28 7,43 9,80 5,83 4,00 4,49 5,80 4,02 4,46 4,77 4,82 3,17 9,48 9,48 6,32 9,97 9,21 6,90 48,13 38,96 35,14 0,000

Okul Ortalaması 10,45 8,46 7,63 4,95 4,45 3,47 5,57 3,85 4,29 3,22 5,46 1,39 7,77 9,52 4,60 7,37 10,46 3,88 39,33 42,20 25,26 0,000

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 20 ABDULKADİR AYDOĞDU 5A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 19 1 18,67 14 6 12,00 76 14 71,34 556,907 141

2 123 AHMET YASİN BAYKARA 5A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 19 1 18,67 15 5 13,33 72 18 66,00 525,787 210

3 67 AHMED AYDOĞDU 5A 16 3 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 15 3 14,00 2 0 2,00 56 13 51,67 385,843 733

4 126 CEBRAİL KORMALI 5A 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 9 11 5,33 12 8 9,33 53 37 40,66 301,853 1188

5 1 ABDULKADİRÇELİK 5A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 13 2,67 10 10 6,67 52 38 39,33 283,200 1274

6 139 UBEYDULLAH BAĞIMSIZ 5A 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 9 10 5,67 47 42 33,00 261,390 1418

7 140 KEREMGÖREN 5A 14 4 12,67 6 3 5,00 6 4 4,67 2 6 0,00 8 7 5,67 7 11 3,33 43 35 31,34 247,393 1487

8 121 EBUBEKİR SUSEVEN 5A 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 11 4,33 10 7 7,67 44 42 30,00 233,400 1564

9 142 KADİR TOSUN 5A 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 16 -2,33 6 14 1,33 46 43 31,67 193,030 1816

10 124 YUSUF KALKAN 5A 9 9 6,00 5 4 3,67 6 3 5,00 2 4 0,67 8 6 6,00 7 9 4,00 37 35 25,34 192,967 1818

11 251 ERDİ DİNÇER 5A 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 7 13 2,67 39 51 22,01 177,400 1907

12 116 ALİHAMZAYALNIZ 5A 13 6 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 39 50 22,33 168,083 1941

13 145 MUSABUSANKULU 5A 12 8 9,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 35 55 16,67 152,493 2017

14 108 AHM T  BALAT 5A 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 38 52 20,67 146,320 2031

15 134 EMİR ELÇİ 5A 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 9 11 5,33 34 56 15,33 115,200 2188

16 118 DOĞANKKATMIŞ 5A 10 6 8,00 4 6 2,00 8 1 7,67 0 2 -0,67 4 15 -1,00 4 10 0,67 30 40 16,67 113,660 2204

17 167 MUSTAFACANAYAKIN 5A 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 29 61 8,67 90,280 2319

18 137 MUHA EDALİ KILIÇARLAN 5A 5 13 0,67 3 6 1,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 14 -1,67 9 11 5,33 26 57 6,99 52,983 2494

19 130 İSMAİL KORMALI 5A 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 23 67 0,65 3,213 2657

20 127 MUHAMMED KORKULU 5A 7 11 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 21 67 -1,34

21 0 MUHAMMED KAVAKATUK 5A 4 16 -1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 2 18 -4,00 15 75 -9,99



5B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 66 1252 1394 2818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,28 7,43 9,80 5,83 4,00 4,49 5,80 4,02 4,46 4,77 4,82 3,17 9,48 9,48 6,32 9,97 9,21 6,90 48,13 38,96 35,14 0,000

Okul Ortalaması 10,45 8,46 7,63 4,95 4,45 3,47 5,57 3,85 4,29 3,22 5,46 1,39 7,77 9,52 4,60 7,37 10,46 3,88 39,33 42,20 25,26 0,000

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 146 KÜBRA  KAÇICI 5B 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 11 7 8,67 14 6 12,00 64 23 56,34 427,830 539

2 190 İSRA DÜZEL 5B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 5 11,33 11 9 8,00 64 24 56,00 420,060 570

3 191 RAVZAGÖZTAŞI 5B 17 2 16,33 8 1 7,67 8 1 7,67 5 2 4,33 10 6 8,00 12 7 9,67 60 19 53,67 409,163 626

4 237 ESRA CANSIZOĞLU 5B 14 4 12,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 7 7 4,67 13 7 10,67 55 26 46,34 346,957 915

5 243 GÖKNUR BASUĞUY 5B 13 5 11,33 3 5 1,33 7 2 6,33 8 1 7,67 12 4 10,67 9 9 6,00 52 26 43,33 332,947 998

6 130 ESMA ELÇİ 5B 13 6 11,00 4 6 2,00 8 2 7,33 2 0 2,00 11 7 8,67 8 4 6,67 46 25 37,67 298,717 1212

7 194 MELİKE TE EL 5B 12 7 9,67 5 4 3,67 6 2 5,33 5 4 3,67 12 6 10,00 7 11 3,33 47 34 35,67 273,843 1329

8 141 ESRASUSADİ 5B 14 5 12,33 4 4 2,67 8 1 7,67 3 2 2,33 8 5 6,33 7 8 4,33 44 25 35,66 273,843 1329

9 242 YAĞMUR BEKÇİ 5B 9 10 5,67 6 4 4,67 6 3 5,00 5 5 3,33 10 9 7,00 8 8 5,33 44 39 31,00 228,750 1592

10 238 HAYRUNİSA BEZEKÇİ 5B 13 6 11,00 5 5 3,33 5 4 3,67 3 5 1,33 7 10 3,67 9 11 5,33 42 41 28,33 225,617 1619

11 0 AZRA TEKGEZER 5B 9 10 5,67 3 7 0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 12 8 9,33 7 7 4,67 42 41 28,34 224,063 1628

12 0 BERRİN GENÇ 5B 8 7 5,67 4 3 3,00 7 1 6,67 3 4 1,67 7 6 5,00 4 8 1,33 33 29 23,34 164,987 1948

13 0 BEYZANUR ALAKUŞTEKİN 5B 9 7 6,67 5 3 4,00 7 2 6,33 3 3 2,00 7 6 5,00 4 13 -0,33 35 34 23,67 163,437 1964

14 142 ELVAN GÜLER 5B 9 8 6,33 2 6 0,00 6 4 4,67 0 7 -2,33 4 5 2,33 7 11 3,33 28 41 14,33 122,957 2153

15 0 KARDELE     ARİ K 5B 7 10 3,67 2 4 0,67 5 3 4,00 0 5 -1,67 5 4 3,67 7 9 4,00 26 35 14,34 119,850 2176

16 232 YÜSRABECEREKLİ 5B 11 7 8,67 4 4 2,67 7 1 6,67 3 7 0,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 34 49 17,68 118,330 2178

17 152 HİVDANUR GÜLER 5B 7 13 2,67 4 4 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 10 2,67 5 12 1,00 32 49 15,68 102,777 2239

18 188 ELİF KAAN 5B 10 10 6,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 30 60 10,00 102,720 2253

19 0 Sİ**NUR 5B 8 11 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 10 10 6,67 2 18 -4,00 32 57 13,00 93,430 2289

20 196 ZEYNEP RAVZA BÖRÜ 5B 9 5 7,33 5 2 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 30 51 13,00 88,770 2320

21 168 MELİSAKAYA 5B 5 12 1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 4 0,67 4 11 0,33 7 13 2,67 26 52 8,67 59,213 2454

22 0 SORİU*U  G 5B 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 10 0,67 25 59 5,34 52,967 2498

23 245 GÜLCANAĞIRBAŞ 5B 0 0 0,00 0,100 2668



5C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 15 Temmuz Şehitler İho 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 4 66 1252 1394 2818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,28 7,43 9,80 5,83 4,00 4,49 5,80 4,02 4,46 4,77 4,82 3,17 9,48 9,48 6,32 9,97 9,21 6,90 48,13 38,96 35,14 0,000

Okul Ortalaması 10,45 8,46 7,63 4,95 4,45 3,47 5,57 3,85 4,29 3,22 5,46 1,39 7,77 9,52 4,60 7,37 10,46 3,88 39,33 42,20 25,26 0,000

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 218 MUHSİN KAYA 5C 17 3 16,00 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 19 1 18,67 16 4 14,67 78 11 74,34 577,130 96

2 131 MUHAMMET DAVRAN 5C 16 4 14,67 6 3 5,00 9 1 8,67 3 6 1,00 17 3 16,00 9 11 5,33 60 28 50,67 404,473 653

3 200 DAVUD BOZABA 5C 16 4 14,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 11 9 8,00 10 10 6,67 53 37 40,67 326,707 1040

4 195 YÜŞAHBECEREKLİ 5C 12 8 9,33 7 3 6,00 8 1 7,67 3 6 1,00 8 7 5,67 14 6 12,00 52 31 41,67 320,503 1070

5 199 ÖMER FARUK VURA 5C 9 11 5,33 7 3 6,00 7 2 6,33 3 7 0,67 8 8 5,33 13 7 10,67 47 38 34,33 259,850 1425

6 184 RÜZGAR BAYANTEMUR 5C 13 5 11,33 8 1 7,67 7 2 6,33 2 6 0,00 5 7 2,67 7 8 4,33 42 29 32,33 236,530 1556

7 112 EMİRHATTAB BÜRÇÜN 5C 11 9 8,00 7 2 6,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 5 14 0,33 11 9 8,00 42 45 27,00 202,303 1770

8 189 VEYSEL BURKANKULU 5C 13 7 10,67 7 3 6,00 4 6 2,00 1 8 -1,67 7 12 3,00 7 13 2,67 39 49 22,67 182,067 1882

9 135 İBRAHİMHALİLBÜRÇÜN 5C 10 7 7,67 4 4 2,67 3 4 1,67 2 5 0,33 4 11 0,33 9 8 6,33 32 39 19,00 155,623 1996

10 147 YUSUFKAVATKURT 5C 10 10 6,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 7 9 4,00 4 10 0,67 30 48 14,01 118,293 2179

11 144 SEMİH KAYAOKAY Y 5C 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 10 10 6,67 6 14 1,33 31 59 11,34 102,733 2250

12 219 ENSAR KAAN 5C 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 10 10 6,67 30 60 10,00 77,867 2368

13 187 TAYFUN KIYICI 5C 10 9 7,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 28 61 7,67 68,523 2423

14 207 M*BB T      * 5C 5 15 0,00 5 5 3,33 5 3 4,00 0 1 -0,33 3 4 1,67 5 10 1,67 23 38 10,34 63,890 2445

15 193 BİLALBBOR 5C 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 8 -1,67 7 11 3,33 4 12 0,00 23 60 2,99 48,283 2507

16 240000 ÖMER FARUK BEDEVA 5C 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 4 3,67 3 7 0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 27 62 6,34 23,463 2597

17 42 MİRAÇ ALTUNBAY 5C 6 10 2,67 3 6 1,00 1 7 -1,33 1 6 -1,00 5 12 1,00 2 17 -3,67 18 58 -1,33

18 246 BERATEGEZİCİZ 5C 1 10 -2,33 0 6 -2,00 1 5 -0,67 2 3 1,00 4 6 2,00 2 9 -1,00 10 39 -3,00

19 26 BERAT ÇİNİGÖZ 5C 3 17 -2,67 4 6 2,00 0 6 -2,00 1 8 -1,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 18 67 -4,34
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